Vila Flores
R

De: Jézi Prando <music-novaprata@hotmail.com>
Enviado em: quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 14:37
Para: Vila Flores

Assunto: Re: Orcamento

Boa tarde,

Segue o orcamento!
Valor RS 6.000,00 ( seis mil reais )

Music Dancing Sonorizagdo Ltda
Cnpj 10.451.364/0001-41

De: Vila Flores <vilaflores@vilafiores.rs.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 09:18
Para: Vila Flores <vilaflores@vilaflores.rs.gov.br>
Assunto: Orcamento

Prezados, boa tarde!

Solicitamos or¢amento para contratagdo dos servigos de Sonorizagdo, iluminagdo e apresentagdo artistica para o
evento de Carnaval, com durag&o total de 02 horas, a realizar-se no dia 09/02/2024, no Centro Municipal de
Eventos.

Favor informar os dados da empresa na resposta, inclusive dados para pagamento.

Permanecemos a disposi¢do e desde j& agradecemos.

Atenciosamente,
MUNICIPIO DE VILA FLORES — RS.



